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Eduardo Vieira de Paula

De: Antonio José Freitas <antjosefreitas@gmail.com>
Enviado em: terça-feira, 15 de setembro de 2020 15:37
Para: Eduardo Vieira de Paula
Assunto: Re: LRE Nº 161/ADLI-4/SEDE/2020 (ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS) - NEGOCIAÇÃO-

LOTE 2
Anexos: Proposta_Arrematação_Eletrônica.pdf; Documentos Pessoais_JOSE.pdf; 

Proposta_Arrematação_Eletrônica.pdf

Senhor Responsável,  

 

                           Conforme solicitado, anexo, encaminho Documentos para encerramento do ato. 

 

                           Por outro lado solicito, valor a ser depositado e dados bancários, para transferência ou depósito 

bancário. 

 

ANTONIO JOSE FREITAS DA CRUZ 

 

Em ter., 15 de set. de 2020 às 11:58, Eduardo Vieira de Paula <eduardo_vieira@infraero.gov.br> escreveu: 

Bom dia Sr. Antônio José de Freitas, 

  

Considerando sua participação no certame em tela e encerramento da fase de disputa, sem melhoria do 

valor proposto, solicitamos seu acesso ao sistema “licitações-e”, para responder à contraproposta da 

Infraero em campo próprio do mesmo (acessar a licitação com chave e senha e “responder 

ContraProposta”), bem como o envio de toda documentação exigida no subitem 11.1 do Edital para o e-mail 

licitabr@infraero.gov.br, obedecendo os termos e prazos dispostos no referido Instrumento. 

  

Grato pela atenção. 

  

 

 

Adm. EDUARDO VIEIRA DE PAULA 

AS II – Administrador 

Coordenação de Alienações e Contratações Diretas de Brasíia – ADLI-4 

Gerência de Licitações – ADLI 

Superintendência de Administração - DSAD 

eduardo_vieira@infraero.gov.br  

 

  

  

========================================================================================================================== 

As informações existentes nessa mensagem e nos arquivos anexados são de uso restrito, sendo seu sigilo protegido por Lei. Caso você não seja o destinatário, saiba que a leitura, 

divulgação ou cópia destas informações são proibidas. Favor apagá-las e notificar o remetente. O uso impróprio será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em 



[Página #]

vigor. 

 

The information contained within this message and attached files is restricted, and its confidentiality is protected by law. If you are not the addressee, be aware that the reading, 

divulging and copying of this message is prohibited. Please, delete this message and notify the sender. The improper use of this information will be dealt with according to the 

company's internal regulations and federal laws. 
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Eduardo Vieira de Paula

De: Antonio José Freitas <antjosefreitas@gmail.com>
Enviado em: terça-feira, 15 de setembro de 2020 17:22
Para: Eduardo Vieira de Paula
Assunto: Re: LRE Nº 161/ADLI-4/SEDE/2020 (ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS) - NEGOCIAÇÃO-

LOTE 2
Anexos: Declaração_Declinação de Vistoria.pdf

Prezado Eduardo,  
 
                         Conforme solicitado, anexo, encaminho DECLARAÇÃO DE DECLINAÇÃO DE VISTORIA do imovel 
constante do Item 2, na forma que segue, para os devidos fins. 
 
                          Estou com dúvida somente ao valor a depositar, seria 5% de R$-142.400,00 que daria R$-7.120,00, 
certo?, Posso fazer transferência, ou solicito BOLETO BANCÁRIO, para os devidos fins. 
 
 
ANTONIO JOSE FREITAS DA CRUZ 
 
Em ter., 15 de set. de 2020 às 17:42, Eduardo Vieira de Paula <eduardo_vieira@infraero.gov.br> escreveu: 

Boa tarde, 

  

Acuamos o recebimento da documentação, a qual será submetida às análises pertinentes e posteriores atualizações 
no sistema. 

  

Considerando as exigências do subitem 11.1, não identificamos entre os documentos enviados, os documentos 
constantes das alíneas: c) comprovante de recolhimento de 5% do valor estimado e d) Atestado de visita ou declaração 
de declínio da visita (alínea d.2). Dessa forma, solicitamos o envio da referida documentação/informações, fins de 
continuidade nas análises. 

  

Quanto ao comprovante exigido no subitem 11.1, “c” do edital, esclarecemos que o  mesmo se refere a recolhimento 
que deveria  ser realizado antes da abertura do certame, conforme disposto do edital que transcrevemos abaixo: 

  

12.1.   As pessoas físicas ou jurídicas interessadas deverão comprovar o recolhimento da quantia de 5% 
(cinco por cento) do valor de avaliação do imóvel que estiver apresentando proposta, conforme indicado 
no subitem 8.1 deste Edital, até o último dia útil anterior ao da abertura da licitação, constante do subitem 
2.1 deste Edital, em moeda corrente no País; 

  

Grato pela atenção. 
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Adm. EDUARDO VIEIRA DE PAULA 

AS II – Administrador 

Coordenação de Alienações e Contratações Diretas de Brasíia – ADLI-4 

Gerência de Licitações – ADLI 

Superintendência de Administração - DSAD 

eduardo_vieira@infraero.gov.br  

 

  

  

  

  

De: Antonio José Freitas <antjosefreitas@gmail.com>  
Enviada em: terça-feira, 15 de setembro de 2020 15:37 
Para: Eduardo Vieira de Paula <eduardo_vieira@infraero.gov.br> 
Assunto: Re: LRE Nº 161/ADLI-4/SEDE/2020 (ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS) - NEGOCIAÇÃO-LOTE 2 

  

Senhor Responsável,  

  

                           Conforme solicitado, anexo, encaminho Documentos para encerramento do ato. 

  

                           Por outro lado solicito, valor a ser depositado e dados bancários, para transferência ou depósito 
bancário. 

  

ANTONIO JOSE FREITAS DA CRUZ 

  

Em ter., 15 de set. de 2020 às 11:58, Eduardo Vieira de Paula <eduardo_vieira@infraero.gov.br> escreveu: 

Bom dia Sr. Antônio José de Freitas, 

  

Considerando sua participação no certame em tela e encerramento da fase de disputa, sem melhoria do 
valor proposto, solicitamos seu acesso ao sistema “licitações-e”, para responder à contraproposta da 
Infraero em campo próprio do mesmo (acessar a licitação com chave e senha e “responder 
ContraProposta”), bem como o envio de toda documentação exigida no subitem 11.1 do Edital para o e-
mail licitabr@infraero.gov.br, obedecendo os termos e prazos dispostos no referido Instrumento. 
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Grato pela atenção. 

  

 

 

Adm. EDUARDO VIEIRA DE PAULA 

AS II – Administrador 

Coordenação de Alienações e Contratações Diretas de Brasíia – ADLI-4 

Gerência de Licitações – ADLI 

Superintendência de Administração - DSAD 

eduardo_vieira@infraero.gov.br  

 

  

  

========================================================================================================================== 

As informações existentes nessa mensagem e nos arquivos anexados são de uso restrito, sendo seu sigilo protegido por Lei. Caso você não seja o destinatário, saiba que a 

leitura, divulgação ou cópia destas informações são proibidas. Favor apagá-las e notificar o remetente. O uso impróprio será tratado conforme as normas da empresa e a 

legislação em vigor. 

 

The information contained within this message and attached files is restricted, and its confidentiality is protected by law. If you are not the addressee, be aware that the reading, 

divulging and copying of this message is prohibited. Please, delete this message and notify the sender. The improper use of this information will be dealt with according to the 

company's internal regulations and federal laws. 

========================================================================================================================== 

As informações existentes nessa mensagem e nos arquivos anexados são de uso restrito, sendo seu sigilo protegido por Lei. Caso você não seja o destinatário, saiba que a leitura, 

divulgação ou cópia destas informações são proibidas. Favor apagá-las e notificar o remetente. O uso impróprio será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em 

vigor. 

 

The information contained within this message and attached files is restricted, and its confidentiality is protected by law. If you are not the addressee, be aware that the reading, 

divulging and copying of this message is prohibited. Please, delete this message and notify the sender. The improper use of this information will be dealt with according to the 

company's internal regulations and federal laws. 
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Eduardo Vieira de Paula

De: Antonio José Freitas <antjosefreitas@gmail.com>
Enviado em: terça-feira, 15 de setembro de 2020 19:22
Para: Eduardo Vieira de Paula
Assunto: Re: LRE Nº 161/ADLI-4/SEDE/2020 (ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS) - NEGOCIAÇÃO-

LOTE 2
Anexos: Comprovante_Tranferência_Caução.pdf

Sinalizador de acompanhamento:

Acompanhar
Status do sinalizador: Sinalizada

Prezado Eduardo,  
 
                         Conforme solicitado, anexo, encaminho COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DE CAUÇÃO do imovel 
constante do Item 2, na forma que segue, para os devidos fins. 
 
                         Nesse sentido, informo que foram enviados os seguintes documentos: 
 
PROPOSTA COM VALOR FECHADO 
DOCUMENTOS PESSOAIS 
COMPROVANTE DE ENDEREÇO 
DECLARAÇÃO DE DECLINAÇÃO DE VISTORIA e 
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO CAUÇÃO 
 
                          Coloco-me a disposição para maiores informações. 
 
  ANTONIO JOSE FREITAS DA CRUZ  
 
Em ter., 15 de set. de 2020 às 15:42, Eduardo Vieira de Paula <eduardo_vieira@infraero.gov.br> escreveu: 

Boa tarde, 

  

Acuamos o recebimento da documentação, a qual será submetida às análises pertinentes e posteriores atualizações 
no sistema. 

  

Considerando as exigências do subitem 11.1, não identificamos entre os documentos enviados, os documentos 
constantes das alíneas: c) comprovante de recolhimento de 5% do valor estimado e d) Atestado de visita ou declaração 
de declínio da visita (alínea d.2). Dessa forma, solicitamos o envio da referida documentação/informações, fins de 
continuidade nas análises. 

  

Quanto ao comprovante exigido no subitem 11.1, “c” do edital, esclarecemos que o  mesmo se refere a recolhimento 
que deveria  ser realizado antes da abertura do certame, conforme disposto do edital que transcrevemos abaixo: 
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12.1.   As pessoas físicas ou jurídicas interessadas deverão comprovar o recolhimento da quantia de 5% 
(cinco por cento) do valor de avaliação do imóvel que estiver apresentando proposta, conforme indicado 
no subitem 8.1 deste Edital, até o último dia útil anterior ao da abertura da licitação, constante do subitem 
2.1 deste Edital, em moeda corrente no País; 

  

Grato pela atenção. 

  

 

 

Adm. EDUARDO VIEIRA DE PAULA 

AS II – Administrador 

Coordenação de Alienações e Contratações Diretas de Brasíia – ADLI-4 

Gerência de Licitações – ADLI 

Superintendência de Administração - DSAD 

eduardo_vieira@infraero.gov.br  

 

  

  

  

  

De: Antonio José Freitas <antjosefreitas@gmail.com>  
Enviada em: terça-feira, 15 de setembro de 2020 15:37 
Para: Eduardo Vieira de Paula <eduardo_vieira@infraero.gov.br> 
Assunto: Re: LRE Nº 161/ADLI-4/SEDE/2020 (ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS) - NEGOCIAÇÃO-LOTE 2 

  

Senhor Responsável,  

  

                           Conforme solicitado, anexo, encaminho Documentos para encerramento do ato. 

  

                           Por outro lado solicito, valor a ser depositado e dados bancários, para transferência ou depósito 
bancário. 

  

ANTONIO JOSE FREITAS DA CRUZ 

  

Em ter., 15 de set. de 2020 às 11:58, Eduardo Vieira de Paula <eduardo_vieira@infraero.gov.br> escreveu: 
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Bom dia Sr. Antônio José de Freitas, 

  

Considerando sua participação no certame em tela e encerramento da fase de disputa, sem melhoria do 
valor proposto, solicitamos seu acesso ao sistema “licitações-e”, para responder à contraproposta da 
Infraero em campo próprio do mesmo (acessar a licitação com chave e senha e “responder 
ContraProposta”), bem como o envio de toda documentação exigida no subitem 11.1 do Edital para o e-
mail licitabr@infraero.gov.br, obedecendo os termos e prazos dispostos no referido Instrumento. 

  

Grato pela atenção. 

  

 

 

Adm. EDUARDO VIEIRA DE PAULA 

AS II – Administrador 

Coordenação de Alienações e Contratações Diretas de Brasíia – ADLI-4 

Gerência de Licitações – ADLI 

Superintendência de Administração - DSAD 

eduardo_vieira@infraero.gov.br  

 

  

  

========================================================================================================================== 

As informações existentes nessa mensagem e nos arquivos anexados são de uso restrito, sendo seu sigilo protegido por Lei. Caso você não seja o destinatário, saiba que a 

leitura, divulgação ou cópia destas informações são proibidas. Favor apagá-las e notificar o remetente. O uso impróprio será tratado conforme as normas da empresa e a 

legislação em vigor. 

 

The information contained within this message and attached files is restricted, and its confidentiality is protected by law. If you are not the addressee, be aware that the reading, 

divulging and copying of this message is prohibited. Please, delete this message and notify the sender. The improper use of this information will be dealt with according to the 

company's internal regulations and federal laws. 

========================================================================================================================== 

As informações existentes nessa mensagem e nos arquivos anexados são de uso restrito, sendo seu sigilo protegido por Lei. Caso você não seja o destinatário, saiba que a leitura, 

divulgação ou cópia destas informações são proibidas. Favor apagá-las e notificar o remetente. O uso impróprio será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em 

vigor. 

 

The information contained within this message and attached files is restricted, and its confidentiality is protected by law. If you are not the addressee, be aware that the reading, 

divulging and copying of this message is prohibited. Please, delete this message and notify the sender. The improper use of this information will be dealt with according to the 

company's internal regulations and federal laws. 


